

447288-2026 - Състезателна процедура

Северна Македония – Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали –
Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Електронна поща: ruska@makedonijapat.com.mk

Правна категория на купувача: Публичноправна организация, контролирана от орган на централната власт

Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Описание: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Идентификатор на процедурата: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Вътрешен идентификатор: 11564/2026

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

Допълнителна класификация (cpv): 14212300 Конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък

2.1.2. Място на изпълнение

Град: Skopje

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Скопски (MK008)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

2.1.5. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Максимален брой обособени позиции, за които един оферент може да подаде оферти: 6

Условия на договора:

Максимален брой обособени позиции, за които могат да бъдат възложени поръчки на един оферент: 6

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Описание: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Вътрешен идентификатор: Lot 1

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Veles

Пощенски код: 1400

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Вардарски (MK001)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване
на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A
declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance
guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for
Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted
in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance
and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt
Base Stip

Описание: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt
Base Stip

Вътрешен идентификатор: Lot 2

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Shtip

Пощенски код: 2000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Источен (MK002)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Обособена позиция: LOT-0003

Заглавие: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Описание: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Вътрешен идентификатор: Lot 3

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Skopje

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Скопски (MK008)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане**Критерий:**

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка**Условия за подаване:**

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване
на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A
declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance
guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники**Рамково споразумение:**

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Обособена позиция: LOT-0004

Заглавие: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Описание: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Вътрешен идентификатор: Lot 4

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Veles

Пощенски код: 1400

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Вардарски (MK001)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време
Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване
на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A
declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance
guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for
Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted
in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance
and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Обособена позиция: LOT-0005

Заглавие: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base
Stip

Описание: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base
Stip

Вътрешен идентификатор: Lot 5

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Shtip

Пощенски код: 2000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Источен (MK002)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Обособена позиция: LOT-0006

Заглавие: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Описание: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Вътрешен идентификатор: Lot 6

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Bitola

Пощенски код: 7000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Пелагониски (MK005)

Държава: Северна Македония

Допълнителна информация: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 12 Месеци

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане**Критерий:**

Вид: Цена

Наименование: Price

Описание: Lowest price.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (процентен дял, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Краен срок за искане на допълнителна информация: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка**Условия за подаване:**

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: македонски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,
централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване
на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: No bid guarantee is required. A
declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance
guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Електронно фактуриране: Забранено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники**Рамково споразумение:**

Рамково споразумение без подновяване на състезателната процедура

Максимален брой участници: 1

Информация за динамичната система за покупки:

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): State Commission for Public Procurement Appeals

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : State Commission for Public Procurement Appeals

Организация, която получава заявленията за участие: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Регистрационен номер: 04056981

Пощенски адрес: Dame Gruev 14

Град: Skopje

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Скопски (МК008)

Държава: Северна Македония

Звено за контакт: Ruska Hadzimitrova

Електронна поща: ruska@makedonijapat.com.mk

Телефон: +38975282002

Интернет адрес: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която получава заявленията за участие

8.1. ORG-0002

Официално наименование: State Commission for Public Procurement Appeals

Регистрационен номер: 1013885

Пощенски адрес: Dame Gruev 3

Град: Skopje

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Скопски (МК008)

Държава: Северна Македония

Звено за контакт: State Commission for Public Procurement Appeals

Електронна поща: contact@dkzjn.mk

Телефон: +38923128587

Интернет адрес: <https://dkzjn.mk>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. ORG-0000

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: английски

Номер на публикуване на обявлението: 447288-2026

Номер на броя на ОВ S: 123/2026

Дата на публикуване: 30/06/2026