

447288-2026 - Zadávání

Severní Makedonie – Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu –
Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures
of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads
- Skopje

E-mail: ruska@makedonijapat.com.mk

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt ovládaný ústředním orgánem státní správy

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt
mixtures of limestone origin

Popis: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt
mixtures of limestone origin

Identifikátor řízení: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Interní identifikátor: 11564/2026

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná
plniva do betonu

Další klasifikace (cpv): 14212300 Těžené a drcené kamenivo

2.1.2. Místo plnění

Obec: Skopje

PSC: 1000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North
Macedonia.

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 6

Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 6

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Popis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Interní identifikátor: Lot 1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a šterkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

PSČ: 1400

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Část: LOT-0002

Název: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Popis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Interní identifikátor: Lot 2

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a šterkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Shtip

PSČ: 2000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Источен (MK002)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže
Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals
Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.
Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals
Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Část: LOT-0003

Název: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec
Popis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec
Interní identifikátor: Lot 3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky
Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a šterkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Skopje
PSČ: 1000
Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)
Země: Severní Makedonie
Další informace: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.
Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU
Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Část: LOT-0004

Název: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles
Popis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles
Interní identifikátor: Lot 4

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

PSČ: 1400

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne
Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Část: LOT-0005

Název: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Popis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Interní identifikátor: Lot 5

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a šterkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Shtip

PSČ: 2000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Источен (MK002)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace**Vyhrazená účast:**

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Část: LOT-0006

Název: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Popis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Interní identifikátor: Lot 6

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 14210000 Kamenivo, písky a šterkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu

5.1.2. Místo plnění

Obec: Bitola

PSČ: 7000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Пелагониски (MK005)

Země: Severní Makedonie

Další informace: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Price

Popis: Lowest price.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Informace o lhůtách pro přezkum: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizace přijímající žádosti o účast: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Registrační číslo: 04056981

Poštovní adresa: Dame Gruev 14

Obec: Skopje

PSČ: 1000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

Kontaktní místo: Ruska Hadzimitrova

E-mail: ruska@makedonijapat.com.mk

Telefon: +38975282002

Internetová adresa: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace přijímající žádosti o účast

8.1. ORG-0002

Oficiální název: State Commission for Public Procurement Appeals

Registrační číslo: 1013885

Poštovní adresa: Dame Gruev 3

Obec: Skopje

PSČ: 1000

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

Kontaktní místo: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail: contact@dkzjn.mk

Telefon: +38923128587

Internetová adresa: <https://dkzjn.mk>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0000

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) západoevropský čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: angličtina

Číslo zveřejnění oznámení: 447288-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 123/2026

Datum zveřejnění: 30/06/2026