

486138-2026 - Konkurrencevilkår

Nordmakedonien – Diverse reservedele – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Beskrivelse: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Identifikator for proceduren: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Intern ID: 12334/2026

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

2.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

2.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

2.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.5. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 11

Betingelser for kontraktens udførelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 11

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)

Intern ID: Lot 1

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0002

Titel: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Intern ID: Lot 2

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt
Alternative tilbud: Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0003

Titel: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Intern ID: Lot 3

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0004

Titel: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Intern ID: Lot 4

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0005

Titel: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Intern ID: Lot 5

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0006

Titel: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Intern ID: Lot 6

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0007

Titel: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0008

Titel: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)
Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)
Intern ID: Lot 8

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

5.1. Delkontrakt: LOT-0009

Titel: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Intern ID: Lot 9

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0010

Titel: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Intern ID: Lot 10

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele

Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip

Landsdel (NUTS): Источен (MK002)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles

Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola

Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals
Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Delkontrakt: LOT-0011

Titel: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)
Beskrivelse: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)
Intern ID: Lot 11

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer
Primær klassifikation (cpv): 34913000 Diverse reservedele
Supplerende klassifikation (cpv): 50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester

5.1.2. Udførelsessted

By: Skopje
Postnummer: 1000
Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Nordmakedonien
Yderligere oplysninger: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Udførelsessted

By: Štip
Landsdel (NUTS): Источен (MK002)
Land: Nordmakedonien
Yderligere oplysninger: Štip branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Veles
Landsdel (NUTS): Вардарски (MK001)
Land: Nordmakedonien
Yderligere oplysninger: Veles branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Bitola
Landsdel (NUTS): Пелагониски (MK005)
Land: Nordmakedonien
Yderligere oplysninger: Bitola branch.

5.1.2. Udførelsessted

By: Petrovec
Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Nordmakedonien
Yderligere oplysninger: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 12 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier**Kriterium:**

Type: Pris

Navn: Price

Beskrivelse: Lowest total tender price for the lot.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Tilbudsvilkår**Vilkår for indgivelse:**

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: makedonsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronisk fakturering: Ikke tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: nej

5.1.15. Teknikker**Rammeaftale:**

Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence

Det maksimale antal deltagere: 1

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: State Commission for Public Procurement Appeals

Oplysninger om klagefrister: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Registreringsnummer: 04056981

Postadresse: Dame Gruev No. 14

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Enhed: Georgi Barsov

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Telefon: 075 254700

Internetadresse: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

8.1. ORG-0002

Officielt navn: State Commission for Public Procurement Appeals

Registreringsnummer: 1013885

Postadresse: Dame Gruev 3

By: Skopje

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Nordmakedonien

Enhed: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail: contact@dkzjn.mk

Telefon: +38923128587

Internetadresse: <https://dkzjn.mk>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0000

Officielt navn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

By: Luxembourg

Postnummer: 2417

Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxembourg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291
Internetadresse: <https://op.europa.eu>
Denne organisations roller:
TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT
Bekendtgørelsens officielle sprog: engelsk
Bekendtgørelsesnummer: 486138-2026
EUT-S-nummer: 133/2026
Offentliggørelsesdato: 14/07/2026