

486138-2026 - Διαγωνισμός

Βόρεια Μακεδονία – Διάφορα ανταλλακτικά – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Αγαθά

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Email: gbarsov@yahoo.com

Νομική μορφή αγοραστή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου που τελεί υπό τον έλεγχο αρχής της κεντρικής κυβέρνησης

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Περιγραφή: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 12334/2026

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πελαγονиски (MK005)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

2.1.5. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:
Μέγιστος αριθμός παρτίδων για τις οποίες ένας προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορές:
11

Όροι της σύμβασης:
Μέγιστος αριθμός παρτίδων για τις οποίες μπορούν να ανατεθούν συμβάσεις σε έναν
προσφέροντα: 11

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 1

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje
Ταχυδρομικός κώδικας: 1000
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πελαγονиски (MK005)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρους: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0002

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 2

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0003

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 3

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje
Ταχυδρομικός κώδικας: 1000
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0004

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 4

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje
Ταχυδρομικός κώδικας: 1000
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0005

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)
Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 5

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

5.1. Παρτίδα: LOT-0006

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 6

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals
Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0007

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)
Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)
Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 7

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά
Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά
Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje
Ταχυδρομικός κώδικας: 1000
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρους: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0008

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 8

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0009

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 9

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0010

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 10

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Пелагониски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:
Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Παρτίδα: LOT-0011

Τίτλος: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Περιγραφή: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Εσωτερικό αναγνωριστικό: Lot 11

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Αγαθά

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 34913000 Διάφορα ανταλλακτικά

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 50000000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Štip

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Источен (MK002)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Štip branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Veles

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Вардарски (MK001)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Veles branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Bitola

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Πελαγονиски (MK005)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Bitola branch.

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Petrovec

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσθετες πληροφορίες: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 12 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Price

Περιγραφή: Lowest total tender price for the lot.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρους: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 100

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μακεδονικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Δεν επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Συμφωνία-πλαίσιο, χωρίς επανεκκίνηση διαγωνισμού

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 1

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: State Commission for Public Procurement Appeals

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Αριθμός καταχώρισης: 04056981

Ταχυδρομική διεύθυνση: Dame Gruev No. 14

Πόλη: Skopje

Ταχυδρομικός κώδικας: 1000

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)

Χώρα: Βόρεια Μακεδονία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Georgi Barsov

Email: gbarsov@yahoo.com

Τηλέφωνο: 075 254700

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: State Commission for Public Procurement Appeals

Αριθμός καταχώρισης: 1013885

Ταχυδρομική διεύθυνση: Dame Gruev 3

Πόλη: Skopje
Ταχυδρομικός κώδικας: 1000
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Скопски (MK008)
Χώρα: Βόρεια Μακεδονία
Πρόσωπο επικοινωνίας: State Commission for Public Procurement Appeals
Email: contact@dkzjn.mk
Τηλέφωνο: +38923128587
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://dkzjn.mk>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0000

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union
Αριθμός καταχώρισης: PUBL
Πόλη: Luxembourg
Ταχυδρομικός κώδικας: 2417
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)
Χώρα: Λουξεμβούργο
Email: ted@publications.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 29291
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: αγγλικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 486138-2026
Αριθμός τεύχους EE S: 133/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/07/2026