

486138-2026 - Licitación

Macedonia del Norte – Piezas de recambio diversas – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Suministros

1. Comprador

1.1. Comprador

Denominación oficial: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Correo electrónico: gbarsov@yahoo.com

Naturaleza jurídica del comprador: Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad estatal

Actividad del poder adjudicador: Servicios públicos generales

2. Procedimiento

2.1. Procedimiento

Título: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Descripción: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Identificador del procedimiento: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Identificador interno: 12334/2026

Tipo de procedimiento: Abierto

El procedimiento está acelerado: no

2.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Veles branch.

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola
Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Bitola branch.

2.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec
Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Información general

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

2.1.5. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Número máximo de lotes a los que un licitador puede presentar ofertas: 11

Condiciones del contrato:

Número máximo de lotes por los que se pueden adjudicar contratos a un solo licitador: 11

2.1.6. Motivos de exclusión

Fuentes de los motivos de exclusión: Documento de contratación

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Descripción: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Identificador interno: Lot 1

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas
Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje
Código postal: 1000
Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip
Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 2

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Identificador interno: Lot 3

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0004

Título: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Identificador interno: Lot 4

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip
Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles
Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola
Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec
Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0005

Título: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 5

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0006

Título: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 6

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0007

Título: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 7

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0008

Título: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)
Descripción: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)
Identificador interno: Lot 8

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros
Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas
Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje
Código postal: 1000
Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip
Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles
Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola
Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec
Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedonia del Norte
Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.
Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE
La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No
Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0009

Título: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibuses)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibuses)

Identificador interno: Lot 9

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0010

Título: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 10

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Lote: LOT-0011

Título: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Descripción: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Identificador interno: Lot 11

5.1.1. Finalidad

Naturaleza del contrato: Suministros

Clasificación principal (cpv): 34913000 Piezas de recambio diversas

Clasificación adicional (cpv): 50000000 Servicios de reparación y mantenimiento

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Štip

Subdivisión del país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Štip branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Veles

Subdivisión del país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Veles branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Bitola

Subdivisión del país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Bitola branch.

5.1.2. Lugar de ejecución

Localidad: Petrovec

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Información complementaria: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Duración estimada

Duración: 12 Meses

5.1.6. Información general

Participación reservada:

La participación no está reservada.

Proyecto de contratación pública no financiado con fondos de la UE

La contratación pública está cubierta por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí

5.1.9. Criterios de selección

Fuentes de los criterios de selección: Documento de contratación

5.1.10. Criterios de adjudicación

Criterio:

Tipo: Precio

Nombre: Price

Descripción: Lowest total tender price for the lot.

Categoría del criterio de adjudicación de peso: Ponderación (porcentaje, exacto)

Criterio de adjudicación: número: 100

5.1.11. Pliegos de contratación

Plazo para solicitar información complementaria: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Dirección de los pliegos de contratación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Condiciones de la contratación pública

Condiciones de presentación:

Presentación electrónica: Obligatoria

Dirección para la presentación: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: macedonio

Catálogo electrónico: No autorizada

Variantes: No autorizada

Plazo de recepción de ofertas: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Duración durante la cual la oferta debe permanecer válida: 90 Días

Información sobre la apertura pública:

Fecha de apertura: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Hora de Europa Oriental, hora de verano de Europa Central

Condiciones del contrato:

La ejecución del contrato debe realizarse en el marco de programas de empleo protegido: No

Condiciones relativas a la ejecución del contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Facturación electrónica: No autorizada

Se utilizarán pedidos electrónicos: no

Se utilizará el pago electrónico: no

5.1.15. Técnicas

Acuerdo marco:

Acuerdo marco sin convocatoria de nueva licitación

Número máximo de participantes: 1

Información sobre el sistema dinámico de adquisición:

Ningún sistema dinámico de adquisición

5.1.16. Información adicional, mediación y recurso

Organización encargada de los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Información sobre los plazos de revisión: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organización que recibe solicitudes de participación: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organizaciones

8.1. ORG-0001

Denominación oficial: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Número de registro: 04056981

Dirección postal: Dame Gruev No. 14

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Punto de contacto: Georgi Barsov

Correo electrónico: gbarsov@yahoo.com

Teléfono: 075 254700

Dirección de internet: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Funciones de esta organización:

Comprador

Organización que recibe solicitudes de participación

8.1. ORG-0002

Denominación oficial: State Commission for Public Procurement Appeals

Número de registro: 1013885

Dirección postal: Dame Gruev 3

Localidad: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisión del país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedonia del Norte

Punto de contacto: State Commission for Public Procurement Appeals

Correo electrónico: contact@dkzjn.mk

Teléfono: +38923128587

Dirección de internet: <https://dkzjn.mk>

Funciones de esta organización:

Organización encargada de los procedimientos de recurso

Organización que proporciona más información sobre los procedimientos de recurso

8.1. ORG-0000

Denominación oficial: Publications Office of the European Union

Número de registro: PUBL

Localidad: Luxembourg

Código postal: 2417

Subdivisión del país (NUTS): Luxembourg (LU000)

País: Luxemburgo

Correo electrónico: ted@publications.europa.eu

Teléfono: +352 29291

Dirección de internet: <https://op.europa.eu>

Funciones de esta organización:

TED eSender

Información del anuncio

Identificador/versión del anuncio: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01

Tipo de formulario: Licitación

Tipo de anuncio: Anuncio de contrato o de concesión. Régimen normal

Subtipo de anuncio: 16

Fecha de envío del anuncio: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) Hora de Europa Occidental, GMT

Lenguas en las que este anuncio está disponible oficialmente: inglés

Número de publicación del anuncio: 486138-2026

Número de la edición del DO S: 133/2026

Fecha de publicación: 14/07/2026