

447288-2026 - Hange

Põhja-Makedoonia – Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

E-posti aadress: ruska@makedonijapat.com.mk

Hankija õiguslik vorm: Keskvalitsusasutuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Üldised avalikud teenused

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Kirjeldus: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Menetluse tunnus: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Sisemine tunnus: 11564/2026

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

Täiendav liigitus (cpv): 14212300 Murtud ja purustatud kivid

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Skopje

Sihtnumber: 1000

Riik – jaotus (NUTS): Скопски (MK008)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Üldine teave

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

2.1.5. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Hanke osade maksimaalne arv, mille kohta üks pakkuja võib pakkumusi esitada: 6

Lepingutingimused:

Nende osade maksimaalne arv, mille kohta võib sõlmida lepingu ühe pakkujaga: 6

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Kirjeldus: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Sisemine tunnus: Lot 1

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Veles

Sihtnumber: 1400

Riik – jaotus (NUTS): Вардарски (MK001)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmainikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Osa: LOT-0002

Pealkiri: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Kirjeldus: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Sisemine tunnus: Lot 2

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Shtip

Sihtnumber: 2000

Riik – jaotus (NUTS): Источен (MK002)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmaminikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave d naamilise hankes steemi kohta:

Ei kohaldata d naamilist hankes steemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise t htaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Osa: LOT-0003

Pealkiri: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Kirjeldus: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Sisemine tunnus: Lot 3

5.1.1. Eesm rk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu t itmise koht

Linn: Skopje

Sihtnumber: 1000

Riik – jaotus (NUTS): Скопски (MK008)

Riik: P hja-Makedoonia

Lisateave: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6.  ldine teave**Reserveeritud osalemine:**

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid**Kriteerium:**

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, t pne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmaminikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Osa: LOT-0004

Pealkiri: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Kirjeldus: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Sisemine tunnus: Lot 4

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Veles

Sihtnumber: 1400

Riik – jaotus (NUTS): Вардарски (MK001)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei
Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmainikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dūnaamilise hankesūsteemi kohta:

Ei kohaldata dūnaamilist hankesūsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise tāhtaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Osa: LOT-0005

Pealkiri: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Kirjeldus: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Sisemine tunnus: Lot 5

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu tāitmise koht

Linn: Shtip

Sihtnumber: 2000

Riik – jaotus (NUTS): Источен (MK002)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6. Ūldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmainikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

5.1. Osa: LOT-0006

Pealkiri: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Kirjeldus: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Sisemine tunnus: Lot 6

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 14210000 Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Linn: Bitola

Sihtnumber: 7000

Riik – jaotus (NUTS): Пелагониски (MK005)

Riik: Põhja-Makedoonia

Lisateave: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 12 Kuud

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida ei rahastata ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): jah

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Hankedokument

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kriteerium:

Liik: Hind

Nimi: Price

Kirjeldus: Lowest price.

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (protsentides, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 100

5.1.11. Hankedokumendid

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Hanke tingimused

Esitamise tingimused:

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: makedoonia keel

Elektrooniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 90 Päevad

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

Lepingu täitmisega seotud tingimused: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

E-arveldamine: Ei ole lubatud

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Raamleping ilmainikonkursita

Osalejate maksimaalne arv: 1

Teave dünaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dünaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: State Commission for Public Procurement Appeals

Teave vaidlustamise tähtaegade kohta: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Registreerimisnumber: 04056981

Postiaadress: Dame Gruev 14

Linn: Skopje

Sihtnumber: 1000

Riik – jaotus (NUTS): Скопски (MK008)

Riik: Põhja-Makedoonia

Kontaktpunkt: Ruska Hadzimitrova

E-posti aadress: ruska@makedonijapat.com.mk

Telefon: +38975282002

Internetiaadress: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: State Commission for Public Procurement Appeals

Registreerimisnumber: 1013885

Postiaadress: Dame Gruev 3

Linn: Skopje

Sihtnumber: 1000

Riik – jaotus (NUTS): Скопски (MK008)

Riik: Põhja-Makedoonia

Kontaktpunkt: State Commission for Public Procurement Appeals

E-posti aadress: contact@dkzjn.mk

Telefon: +38923128587

Internetiaadress: <https://dkzjn.mk>

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0000

Ametlik nimi: Publications Office of the European Union

Registreerimisnumber: PUBL

Linn: Luxembourg

Sihtnumber: 2417

Riik – jaotus (NUTS): Luxembourg (LU000)

Riik: Luksemburg

E-posti aadress: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetiaadress: <https://op.europa.eu>

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) Lääne-Euroopa aeg, Greenwichi aeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: inglise keel

Teate avaldamise number: 447288-2026

ELT S väljaande number: 123/2026

Avaldamise kuupäev: 30/06/2026