

486138-2026 - Kilpailu

Pohjois-Makedonia – Erilaiset varaosat – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1. Ostaja

Virallinen nimi: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Sähköposti: gbarsov@yahoo.com

Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on keskushallinnon viranomaisen määräysvallassa

Pääasiallinen toimiala: Yleinen julkishallinto

2. Menettely

2.1. Menettely

Ilmoituksen nimi: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Kuvaus: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Menettelyn tunniste: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Sisäinen tunniste: 12334/2026

Menettelyn tyyppi: Avoin

Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

2.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles

Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Veles branch.

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola

Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Bitola branch.

2.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Yleistä tietoa

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

2.1.5. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Osien enimmäismäärä, joiden osalta yksi tarjoaja voi jättää tarjouksia: 11

Sopimusehdot:

Osien enimmäismäärä, joista voidaan tehdä sopimus yhden tarjoajan kanssa: 11

2.1.6. Poissulkemisperusteet

Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 1

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0002

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 2

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.
Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta
Nimi: Price
Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0003

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Sisäinen tunniste: Lot 3

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles

Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola

Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0004

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Sisäinen tunniste: Lot 4

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles

Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola

Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,

Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0005

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 5

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip
Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät**Puitejärjestely:**

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0006

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 6

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip
Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0007

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 7

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip
Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika,
Keski-Euroopan kesäaika

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0008

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 8

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles

Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola

Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0009

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Sisäinen tunniste: Lot 9

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat
Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip
Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0010

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Sisäinen tunniste: Lot 10

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat
Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip
Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles
Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola
Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamisesta hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Osa: LOT-0011

Ilmoituksen nimi: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Kuvaus: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

5.1.1. Tarkoitus

Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat

Pääasiallinen luokitus (cpv): 34913000 Erilaiset varaosat

Lisäluokitus (cpv): 50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Skopje

Postinumero: 1000

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Štip

Maaryhmittely (NUTS): Источен (MK002)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Štip branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Veles

Maaryhmittely (NUTS): Вардарски (MK001)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Veles branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Bitola

Maaryhmittely (NUTS): Пелагониски (MK005)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Bitola branch.

5.1.2. Suorituspaikka

Postitoimipaikka: Petrovec

Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)

Maa: Pohjois-Makedonia

Lisätiedot: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Arvioitu kesto

Kesto: 12 Kuukaudet

5.1.6. Yleistä tietoa

Varattu osallistuminen:

Osallistumista ei ole varattu.

Hankintaa ei ole rahoitettu EU:n varoista

Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä

5.1.9. Valintaperusteet

Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Hankinta-asiakirja

5.1.10. Vertailuperusteet

Kriteeri:

Tyyppi: Hinta

Nimi: Price

Kuvaus: Lowest total tender price for the lot.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (prosentteina, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 100

5.1.11. Hankinta-asiakirjat

Lisätietojen pyytämisen määräaika: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika
Hankinta-asiakirjojen osoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Hankinnan ehdot

Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot:

Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: makedonia

Sähköinen luettelo: Ei sallittu

Vaihtoehtoiset tarjoukset: Ei sallittu

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 90 Päivät

Tietoa julkisesta avaamisesta:

Tarjousten avaamisen päivämäärä: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-Euroopan kesäaika

Sopimusehdot:

Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sähköinen laskutus: Ei sallittu

Tilaukset tehdään sähköisesti: ei

Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15. Menetelmät

Puitejärjestely:

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Osallistujien enimmäismäärä: 1

Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä:

Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16. Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku

Muutoksenhakuelin: State Commission for Public Procurement Appeals

Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: State Commission for Public Procurement Appeals

Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organisaatiot

8.1. ORG-0001

Virallinen nimi: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje
Rekisterinumero: 04056981
Postiosoite: Dame Gruev No. 14
Postitoimipaikka: Skopje
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Yhteyspiste: Georgi Barsov
Sähköposti: gbarsov@yahoo.com
Puhelin: 075 254700
Internetosoite: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Tämän organisaation roolit:

Ostaja
Osallistumishakemuksia vastaanottava organisaatio

8.1. ORG-0002

Virallinen nimi: State Commission for Public Procurement Appeals
Rekisterinumero: 1013885
Postiosoite: Dame Gruev 3
Postitoimipaikka: Skopje
Postinumero: 1000
Maaryhmittely (NUTS): Скопски (MK008)
Maa: Pohjois-Makedonia
Yhteyspiste: State Commission for Public Procurement Appeals
Sähköposti: contact@dkzjn.mk
Puhelin: +38923128587
Internetosoite: <https://dkzjn.mk>

Tämän organisaation roolit:

Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määrääjoista lisätietoja tarjoava organisaatio

8.1. ORG-0000

Virallinen nimi: Publications Office of the European Union
Rekisterinumero: PUBL
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2417
Maaryhmittely (NUTS): Luxembourg (LU000)
Maa: Luxembourg
Sähköposti: ted@publications.europa.eu
Puhelin: +352 29291
Internetosoite: <https://op.europa.eu>

Tämän organisaation roolit:

TED eSender

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu

Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä

Ilmoituksen alatyyppe: 16

Ilmoituksen lähetyspäivä: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) Länsi-Euroopan aika, GMT

Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: englanti

Ilmoituksen julkaisunumero: 486138-2026

EUVL S -lehden numero: 133/2026

Julkaisupäivä: 14/07/2026