

447288-2026 - Mise en concurrence

Macédoine du Nord – Gravier, sable, pierre concassée et agrégats – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Adresse électronique: ruska@makedonijapat.com.mk

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Description: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Identifiant de la procédure: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Identifiant interne: 11564/2026

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

Nomenclature complémentaire (cpv): 14212300 Pierraille et pierre concassée

2.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Skopje

Code postal: 1000

Subdivision pays (NUTS): Скопски (MK008)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.5. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 6

Conditions du marché:

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 6

2.1.6. Motifs d'exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titre: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Description: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identifiant interne: Lot 1

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Veles

Code postal: 1400

Subdivision pays (NUTS): Вардарски (MK001)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales**Participation réservée:**

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution**Critère:**

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques**Accord-cadre:**

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0002

Titre: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Description: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identifiant interne: Lot 2

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Shtip

Code postal: 2000

Subdivision pays (NUTS): Источен (MK002)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0003

Titre: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Description: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Identifiant interne: Lot 3

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Skopje

Code postal: 1000

Subdivision pays (NUTS): Скопски (MK008)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requête

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variante: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0004

Titre: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Description: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identifiant interne: Lot 4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Veles

Code postal: 1400

Subdivision pays (NUTS): Вардарски (MK001)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0005

Titre: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Description: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identifiant interne: Lot 5

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Shtip

Code postal: 2000

Subdivision pays (NUTS): Источен (MK002)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0006

Titre: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Description: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Identifiant interne: Lot 6

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats

5.1.2. Lieu d'exécution

Ville: Bitola

Code postal: 7000

Subdivision pays (NUTS): Пелагониски (MK005)

Pays: Macédoine du Nord

Informations complémentaires: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durée estimée

Durée: 12 Mois

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10. Critères d'attribution

Critère:

Type: Prix

Nom: Price

Description: Lowest price.

Catégorie du critère d'attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)

Nombre critère d'attribution: 100

5.1.11. Documents de marché

Date limite de demande d'informations complémentaires: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Adresse des documents de marché: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Requise

Adresse de soumission: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: macédonien

Catalogue électronique: Non autorisée

Variantes: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Durée de validité des offres: 90 Jours

Informations relatives à l'ouverture publique:

Date d'ouverture: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Conditions relatives à l'exécution du contrat: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturation électronique: Non autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Accord-cadre, sans remise en concurrence

Nombre maximal de candidats: 1

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: State Commission for Public Procurement Appeals

Description des délais d'introduction des procédures de recours: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: State Commission for Public Procurement Appeals

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Numéro d'enregistrement: 04056981

Adresse postale: Dame Gruev 14

Ville: Skopje

Code postal: 1000

Subdivision pays (NUTS): Скопски (MK008)

Pays: Macédoine du Nord

Point de contact: Ruska Hadzimitrova

Adresse électronique: ruska@makedonijapat.com.mk

Téléphone: +38975282002

Adresse internet: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002

Nom officiel: State Commission for Public Procurement Appeals

Numéro d'enregistrement: 1013885

Adresse postale: Dame Gruev 3

Ville: Skopje

Code postal: 1000

Subdivision pays (NUTS): Скопски (MK008)

Pays: Macédoine du Nord

Point de contact: State Commission for Public Procurement Appeals

Adresse électronique: contact@dkzjn.mk

Téléphone: +38923128587

Adresse internet: <https://dkzjn.mk>

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0000

Nom officiel: Publications Office of the European Union

Numéro d'enregistrement: PUBL

Ville: Luxembourg

Code postal: 2417

Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)

Pays: Luxembourg

Adresse électronique: ted@publications.europa.eu

Téléphone: +352 29291

Adresse internet: <https://op.europa.eu>

Rôles de cette organisation:

TED eSender

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: anglais

Numéro de publication de l'avis: 447288-2026

Numéro de publication au JO S: 123/2026

Date de publication: 30/06/2026