

486138-2026 - Iomaíocht

An Mhacadóin Thuaidh – Miscellaneous spare parts – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras Soláthairtí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

R-phost: gbarsov@yahoo.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis de chuid an rialtais láir

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Cur síos: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Aitheantóir an nós imeachta: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Aitheantóir inmheánach: 12334/2026

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Štip branch.

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:
Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 11

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 11

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Aitheantóir inmheánach: Lot 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí
Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts
Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje
Cód poist: 1000
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola

Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeanach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas
Ainm: Price
Cur síos: Lowest total tender price for the lot.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Aitheantóir inmheánach: Lot 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Aitheantóir inmheánach: Lot 4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola

Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje
Cód poist: 1000
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0008

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 8

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola

Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0009

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Aitheantóir inmheánach: Lot 9

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts
Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje
Cód poist: 1000
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip
Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles
Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola
Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec
Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)
Tír: An Mhacadóin Thuaidh
Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas
Ainm: Price
Cur síos: Lowest total tender price for the lot.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0010

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 10

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola

Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spríocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Luchtóg: LOT-0011

Teideal: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Cur síos: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Aitheantóir inmheánach: Lot 11

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Soláthairtí

Príomhaicmiú (cpv): 34913000 Miscellaneous spare parts

Aicmiú breise (cpv): 50000000 Repair and maintenance services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Štip

Foroinn tíre (NUTS): Источен (MK002)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Štip branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Veles

Foroinn tíre (NUTS): Вардарски (MK001)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Veles branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Bitola

Foroinn tíre (NUTS): Пелагониски (MK005)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Bitola branch.

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: Petrovec

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Eolas breise: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 12 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

Ainm: Price

Cur síos: Lowest total tender price for the lot.

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)

Uimhir an chritéir dámhachtana: 100

5.1.11. Doiciméid soláthair

Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Mhacadóinis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 90 Laethanta

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Sonrascú leictreonach: Ní ceadmhach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: State Commission for Public Procurement Appeals

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: State Commission for Public Procurement Appeals

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Uimhir chlárúcháin: 04056981

Seoladh poist: Dame Gruev No. 14

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Pointe teagmhála: Georgi Barsov

R-phost: gbarsov@yahoo.com

Teil.: 075 254700

Seoladh idirlín: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: State Commission for Public Procurement Appeals

Uimhir chlárúcháin: 1013885

Seoladh poist: Dame Gruev 3

Baile: Skopje

Cód poist: 1000

Foroinn tíre (NUTS): Скопски (MK008)

Tír: An Mhacadóin Thuaidh

Pointe teagmhála: State Commission for Public Procurement Appeals

R-phost: contact@dkzjn.mk

Teil.: +38923128587

Seoladh idirlín: <https://dkzjn.mk>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: ted@publications.europa.eu

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

Róil na heagraíochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Béarla

Uimhir foilseacháin an fhógra: 486138-2026

Uimhir eagráin IO S: 133/2026

Dáta foilsithe: 14/07/2026