

447288-2026 - Nadmetanje

Sjeverna Makedonija – Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

E-pošta: ruska@makedonijapat.com.mk

Pravni oblik kupca: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire središnje tijelo državne uprave

Djelatnost javnog naručitelja: Opće javne usluge

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Opis: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Identifikacijska oznaka postupka: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Interna identifikacijska oznaka: 11564/2026

Vrsta postupka: Otvoren

Postupak je ubrzan: ne

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

Dodatna klasifikacija (cpv): 14212300 Drobljenac i lomljenac

2.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Skopje

Poštanski broj: 1000

Zemlja – podregija (NUTS): Скопски (MK008)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Maksimalan broj grupa za koje jedan ponuditelj može dostaviti ponude: 6

Uvjeti ugovora:

Maksimalan broj grupa za koje se ugovori mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 6

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Opis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Interna identifikacijska oznaka: Lot 1

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Veles

Poštanski broj: 1400

Zemlja – podregija (NUTS): Вардарски (MK001)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije**Rezervirano sudjelovanje:**

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu**Kriterij:**

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Grupa: LOT-0002

Naslov: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Opis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Interna identifikacijska oznaka: Lot 2

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Shtip

Poštanski broj: 2000

Zemlja – podregija (NUTS): Источен (MK002)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Grupa: LOT-0003

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Interna identifikacijska oznaka: Lot 3

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Skopje

Poštanski broj: 1000

Zemlja – podregija (NUTS): Скопски (MK008)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Grupa: LOT-0004

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Interna identifikacijska oznaka: Lot 4

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Veles

Poštanski broj: 1400

Zemlja – podregija (NUTS): Вардарски (MK001)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Grupa: LOT-0005

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Interna identifikacijska oznaka: Lot 5

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Shtip

Poštanski broj: 2000

Zemlja – podregija (NUTS): Источен (MK002)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije**Rezervirano sudjelovanje:**

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Grupa: LOT-0006

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Interna identifikacijska oznaka: Lot 6

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 14210000 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

5.1.2. Mjesto izvršenja

Grad: Bitola

Poštanski broj: 7000

Zemlja – podregija (NUTS): Пелагониски (MK005)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Dodatne informacije: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 12 Mjeseci

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a

Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.10. Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Naziv: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija kriterija za dodjelu težine: Ponder (postotak, točan)

Broj kriterija za dodjelu: 100

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Rok za podnošenje zahtjeva za dodatne informacije: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: makedonski

Elektronički katalog: Nije dopušteno

Varijante: Nije dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Informacije o javnom otvaranju:

Datum otvaranja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Uvjeti koji se odnose na izvršenje ugovora: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroničko izdavanje računa: Nije dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: ne

Plaćanje će biti elektroničko: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum bez ponovne provedbe nadmetanja

Maksimalan broj sudionika: 1

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokovima za preispitivanje: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Registracijski broj: 04056981

Poštanska adresa: Dame Gruev 14

Grad: Skopje

Poštanski broj: 1000

Zemlja – podregija (NUTS): Скопски (MK008)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Kontaktna točka: Ruska Hadzimitrova

E-pošta: ruska@makedonijapat.com.mk

Tel.: +38975282002

Internet: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija koja prima zahtjeve za sudjelovanje

8.1. ORG-0002

Službeno ime: State Commission for Public Procurement Appeals

Registracijski broj: 1013885

Poštanska adresa: Dame Gruev 3

Grad: Skopje

Poštanski broj: 1000

Zemlja – podregija (NUTS): Скопски (MK008)

Zemlja: Sjeverna Makedonija

Kontaktna točka: State Commission for Public Procurement Appeals

E-pošta: contact@dkzjn.mk

Tel.: +38923128587

Internet: <https://dkzjn.mk>

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

8.1. ORG-0000

Službeno ime: Publications Office of the European Union

Registracijski broj: PUBL

Grad: Luxembourg

Poštanski broj: 2417

Zemlja – podregija (NUTS): Luxembourg (LU000)

Zemlja: Luksemburg

E-pošta: ted@publications.europa.eu

Tel.: +352 29291

Internet: <https://op.europa.eu>

Uloge ove organizacije:

TED eSender

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) zapadnoeuropsko vrijeme, GMT

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: engleski

Broj objave obavijesti: 447288-2026

Broj izdanja SL S-a: 123/2026

Datum objave: 30/06/2026