

486138-2026 - Verseny

Észak-Macedónia – Különféle alkatrészek – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

E-mail-cím: gbarsov@yahoo.com

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Központi kormányzati szerv által ellenőrzött közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Általános közszolgáltatások

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Leírás: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Eljárásazonosító: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Belső azonosító: 12334/2026

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

2.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Štip branch.

2.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

2.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

2.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Általános információk

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

2.1.5. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:
Egyetlen ajánlattevő max. ennyi részre nyújthat be ajánlatot: 11
A szerződés feltételei:
Egyetlen ajánlattevőnek max. ennyi rész ítéltető oda: 11

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizáráásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Leírás: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Belső azonosító: Lot 1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés
Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különböző alkatrészek
További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje
Irányítószám: 1000
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország aleggysége (NUTS): Вардарски (MK001)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola

Ország aleggysége (NUTS): Пелагониски (MK005)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec

Ország aleggysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0002

Cím: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 2

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár
Megnevezés: Price
Leírás: Lowest total tender price for the lot.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező
A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Résztvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0003

Cím: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Belső azonosító: Lot 3

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón
Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0004

Cím: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Belső azonosító: Lot 4

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola

Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0005

Cím: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 5

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország aleggysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia
További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár
Megnevezés: Price
Leírás: Lowest total tender price for the lot.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek**Keretmegállapodás:**

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0006

Cím: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 6

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különbféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár
Megnevezés: Price
Leírás: Lowest total tender price for the lot.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő
A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0007

Cím: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 7

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje
Irányítószám: 1000
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0008

Cím: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 8

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola

Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0009

Cím: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibuses)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibuses)

Belső azonosító: Lot 9

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje
Irányítószám: 1000
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip
Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles
Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola
Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec
Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)
Ország: Észak-Macedónia
További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.
Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár
Megnevezés: Price
Leírás: Lowest total tender price for the lot.
Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)
Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Rész: LOT-0010

Cím: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Belső azonosító: Lot 10

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola

Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. **Közbeszerzési dokumentumok**

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. **A közbeszerzésre irányadó feltételek**

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. **Sajátos beszerzési módszerek**

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. **További információk, közvetítés és felülvizsgálat**

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. **Rész: LOT-0011**

Cím: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Leírás: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)
Belső azonosító: Lot 11

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 34913000 Különféle alkatrészek

További osztályozás (cpv): 50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Štip

Ország alegysége (NUTS): Источен (MK002)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Štip branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Veles

Ország alegysége (NUTS): Вардарски (MK001)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Veles branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Bitola

Ország alegysége (NUTS): Пелагониски (MK005)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Bitola branch.

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Petrovec

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

További információk: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 12 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Ár

Megnevezés: Price

Leírás: Lowest total tender price for the lot.

Kategória az odaítélési szempont súlya: Súlyozás (százalék, pontos)

Értékelési szempont száma: 100

5.1.11. **Közbeszerzési dokumentumok**

Határidő kiegészítő információk bekéréséhez: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. **A közbeszerzésre irányadó feltételek**

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: macedón

Elektronikus katalógus: Nem megengedett

Változatok: Nem megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A nyilvános felbontással kapcsolatos információk:

Megnyitás dátuma: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronikus számlázás: Nem megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: nem

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: nem

5.1.15. **Sajátos beszerzési módszerek**

Keretmegállapodás:

Keretmegállapodás a verseny újbóli megnyitása nélkül

A résztvevők maximális száma: 1

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. **További információk, közvetítés és felülvizsgálat**

Felülvizsgálati szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: State Commission for Public Procurement Appeals

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Regisztrációs szám: 04056981

Postacím: Dame Gruev No. 14

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

Kapcsolattartó pont: Georgi Barsov

E-mail-cím: gbarsov@yahoo.com

Telefonszám: 075 254700

Internetcím: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

E szervezet szerepei:

Vevő

Részvételi jelentkezéseket fogadó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: State Commission for Public Procurement Appeals

Regisztrációs szám: 1013885

Postacím: Dame Gruev 3

Város: Skopje

Irányítószám: 1000

Ország alegysége (NUTS): Скопски (MK008)

Ország: Észak-Macedónia

Kapcsolattartó pont: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail-cím: contact@dkzjn.mk

Telefonszám: +38923128587

Internetcím: <https://dkzjn.mk>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0000

Hivatalos név: Publications Office of the European Union

Regisztrációs szám: PUBL

Város: Luxembourg

Irányítószám: 2417

Ország alegysége (NUTS): Luxembourg (LU000)

Ország: Luxemburg

E-mail-cím: ted@publications.europa.eu

Telefonszám: +352 29291

Internetcím: <https://op.europa.eu>

E szervezet szerepei:

TED eSender

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus
ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) Nyugat-európai idő,
GMT

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: angol

A hirdetmény közzétételi száma: 486138-2026

HL S kiadás száma: 133/2026

A közzététel dátuma: 14/07/2026