

447288-2026 - Konkursas

Šiaurės Makedonija – Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Prekės

1. Pirkėjas

1.1. Pirkėjas

Oficialus pavadinimas: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

E. paštas: ruska@makedonijapat.com.mk

Pirkėjo teisinė forma: Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, kontroliuojama centrinės valdžios institucijos

Perkančiosios organizacijos veiklos sritis: Bendrosios viešosios paslaugos

2. Procedūra

2.1. Procedūra

Pavadinimas: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Aprašymas: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Procedūros identifikatorius: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Vidaus identifikatorius: 11564/2026

Pirkimo būdas: Atviras

Procedūra pagreitinta: ne

2.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

Kiti klasifikacijos kodai (cpv): 14212300 Skalda ir skaldyti akmenys

2.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Skopje

Pašto kodas: 1000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Скопски (MK008)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Bendra informacija

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

2.1.5. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienas dalyvis gali pateikti pasiūlymus, skaičius: 6

Sutarties sąlygos:

Didžiausias pirkimo dalių, dėl kurių vienam dalyviui gali būti skirtos sutartys, skaičius: 6

2.1.6. Pašalinimo pagrindai

Pašalinimo pagrindų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5. Pirkimo dalis

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0001

Pavadinimas: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Aprašymas: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Vidaus identifikatorius: Lot 1

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Veles

Pašto kodas: 1400

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Вардарски (MK001)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija**Rezervuota dalyvavimo teisė:**

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai**Kriterijus:**

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai**Preliminarioji sutartis:**

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0002

Pavadinimas: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Aprašymas: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Vidaus identifikatorius: Lot 2

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Shtip

Pašto kodas: 2000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Источен (MK002)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0003

Pavadinimas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Aprašymas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Vidaus identifikatorius: Lot 3

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Skopje

Pašto kodas: 1000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Скопски (MK008)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skirimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0004

Pavadinimas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Aprašymas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Veles

Pašto kodas: 1400

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Вардарски (MK001)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of
seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee
amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai**Preliminarioji sutartis:**

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with
the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for
Public Procurement Appeals

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Public Enterprise for Maintenance and
Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0005

Pavadinimas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt
Base Stip

Aprašymas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base
Stip

Vidaus identifikatorius: Lot 5

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Shtip

Pašto kodas: 2000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Источен (MK002)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija**Rezervuota dalyvavimo teisė:**

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne

Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for Public Procurement Appeals

5.1. Pirkimo dalis: LOT-0006

Pavadinimas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Aprašymas: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Vidaus identifikatorius: Lot 6

5.1.1. Tikslas

Sutarties objektas: Prekės

Pagrindinis klasifikacijos kodas (cpv): 14210000 Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai

5.1.2. Sutarties vykdymo vieta

Miestas: Bitola

Pašto kodas: 7000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Пелагониски (MK005)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Papildoma informacija: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Numatomas galiojimas

Galiojimas: 12 Mėnesiai

5.1.6. Bendra informacija

Rezervuota dalyvavimo teisė:

Dalyvavimas nerezervuotas.

Iš ES fondų nefinansuojamas pirkimo projektas

Pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP): taip

5.1.9. Atrankos kriterijai

Pasirinkimo kriterijų šaltiniai: Pirkimo dokumentas

5.1.10. Skyrimo kriterijai

Kriterijus:

Rūšis: Kaina

Pavadinimas: Price

Aprašymas: Lowest price.

Kategorija skyrimo kriterijaus svoris: Lyginamasis svoris (procentinė dalis, tikslus skaičius)

Skyrimo kriterijus: skaičius: 100

5.1.11. Pirkimo dokumentai

Papildomos informacijos prašymo terminas: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Pirkimo dokumentų adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pirkimo sąlygos

Pateikimo sąlygos:

Pateikimas elektroninėmis priemonėmis: Privalomos

Pateikimo adresas: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Kalbos, kuriomis galima pateikti pasiūlymus arba dalyvavimo prašymus: makedoniečių kalba

Elektroninis katalogas: Draudžiamos

Alternatyvūs pasiūlymai: Draudžiamos

Pasiūlymų priėmimo terminas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Laikotarpis, per kurį pasiūlymas turi išlikti galiojantis: 90 Dienos

Informacija apie viešą vokų atplėšimą:

Atidarymo data: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Rytų Europos laikas, Vidurio Europos vasaros laikas

Sutarties sąlygos:

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas: Ne
Su sutarties vykdymu susijusios sąlygos: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektroninės sąskaitos faktūros: Draudžiamos

Bus naudojami elektroniniai užsakymai: ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai: ne

5.1.15. Metodai

Preliminarioji sutartis:

Preliminarioji sutartis, neskelbiant naujo konkurso

Didžiausias dalyvių skaičius: 1

Informacija apie dinaminę pirkimo sistemą:

Dinaminės pirkimo sistemos nėra

5.1.16. Išsamesnė informacija, tarpininkavimas ir peržiūra

Peržiūros organizacija: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacija apie peržiūros terminus: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizacijos

8.1. ORG-0001

Oficialus pavadinimas: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Registracijos numeris: 04056981

Pašto adresas: Dame Gruev 14

Miestas: Skopje

Pašto kodas: 1000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Скопски (MK008)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Ryšių centras: Ruska Hadzimitrova

E. paštas: ruska@makedonijapat.com.mk

Telefono numeris: +38975282002

Interneto adresas: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Šios organizacijos vaidmenys:

Pirkėjas

Organizacija, priimanti dalyvavimo prašymus

8.1. **ORG-0002**

Oficialus pavadinimas: State Commission for Public Procurement Appeals

Registracijos numeris: 1013885

Pašto adresas: Dame Gruev 3

Miestas: Skopje

Pašto kodas: 1000

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Скопски (MK008)

Šalis: Šiaurės Makedonija

Ryšių centras: State Commission for Public Procurement Appeals

E. paštas: contact@dkzjn.mk

Telefono numeris: +38923128587

Interneto adresas: <https://dkzjn.mk>

Šios organizacijos vaidmenys:

Peržiūros organizacija

Organizacija, teikianti daugiau informacijos apie peržiūros procedūras

8.1. **ORG-0000**

Oficialus pavadinimas: Publications Office of the European Union

Registracijos numeris: PUBL

Miestas: Luxembourg

Pašto kodas: 2417

Šalies administracinis vienetas (NUTS): Luxembourg (LU000)

Šalis: Liuksemburgas

E. paštas: ted@publications.europa.eu

Telefono numeris: +352 29291

Interneto adresas: <https://op.europa.eu>

Šios organizacijos vaidmenys:

TED eSender

Skelbimo informacija

Skelbimo identifikatorius / versija: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Formos tipas: Konkursas

Skelbimo rūšis: Skelbimas apie pirkimą arba koncesiją. Įprasta tvarka

Skelbimo porūšis: 16

Skelbimo išsiuntimo data: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) Vakarų Europos laikas, GMT

Kalbos, kuriomis šis skelbimas oficialiai skelbiamas: anglų kalba

Skelbimo paskelbimo numeris: 447288-2026

OL S numeris: 123/2026

Paskelbimo data: 30/06/2026