

486138-2026 - Mededinging

Noord-Macedonië – Diverse onderdelen – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

Leveringen

1. Koper

1.1. Koper

Officiële naam: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een centrale overheidsinstantie

Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Beschrijving: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Identificatiecode van de procedure: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Interne identificatiecode: 12334/2026

Type procedure: Openbaar

De procedure wordt versneld: neen

2.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Veles branch.

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola
Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Bitola branch.

2.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.5. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Maximumaantal percelen waarop één inschrijver kan inschrijven: 11

Voorwaarden van het contract:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver kan worden gegund: 11

2.1.6. Gronden voor uitsluiting

Bronnen voor uitsluitingsgronden: Aanbestedingsstuk

5. Perceel

5.1. Perceel: LOT-0001

Titel: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Interne identificatiecode: Lot 1

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen
Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip
Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0002

Titel: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 2

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip
Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles
Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola
Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0003

Titel: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Interne identificatiecode: Lot 3

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip
Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles
Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola
Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0004

Titel: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Interne identificatiecode: Lot 4

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen
Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip
Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles
Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola
Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs
Naam: Price
Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.
Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0005

Titel: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 5

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0006

Titel: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 6

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0007

Titel: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 7

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals
Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0008

Titel: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 8

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0009

Titel: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Interne identificatiecode: Lot 9

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië
Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Vorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0010

Titel: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 10

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbieding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads

Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Perceel: LOT-0011

Titel: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Beschrijving: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Interne identificatiecode: Lot 11

5.1.1. Doel

Aard van het contract: Leveringen

Belangrijkste classificatie (cpv): 34913000 Diverse onderdelen

Aanvullende classificatie (cpv): 50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Štip

Onderverdeling land (NUTS): Источен (MK002)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Štip branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Veles

Onderverdeling land (NUTS): Вардарски (MK001)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Veles branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Bitola

Onderverdeling land (NUTS): Пелагониски (MK005)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Bitola branch.

5.1.2. Plaats van uitvoering

Stad: Petrovec

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Aanvullende informatie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Geraamde duur

Looptijd: 12 Maanden

5.1.6. Algemene informatie

Voorbehouden deelname:

Deelname is niet voorbehouden.

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9. Selectiecriteria

Bronnen van selectiecriteria: Aanbestedingsstuk

5.1.10. Gunningscriteria

Criterium:

Type: Prijs

Naam: Price

Beschrijving: Lowest total tender price for the lot.

Categorie van het gunningscriterium gewicht: Gewicht (percentage, exact)

Gunningscriterium numerieke waarde: 100

5.1.11. Aanbestedingsstukken

Termijn voor verzoeken om aanvullende informatie: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Adres van de aanbestedingsstukken: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:

Elektronische indiening: Vereist

Adres voor indiening: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossier/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend:

Macedonisch

Elektronische catalogus: Niet toegestaan

Varianten: Niet toegestaan

Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Duur waarin de aanbidding geldig moet blijven: 90 Dagen

Informatie over de openbare opening:

Openingsdatum: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Oost-Europese tijd, Midden-Europese zomertijd

Voorwaarden van het contract:

De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma's voor maatwerkbedrijven: Neen

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: No bid guarantee is required.

A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronische facturering: Niet toegestaan

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15. Technieken

Raamovereenkomst:

Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging

Maximumaantal deelnemers: 1

Informatie over het dynamische aankoopstelsel:

Geen dynamisch aankoopstelsel

5.1.16. Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Informatie over de termijnen voor beroep: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: State Commission for Public Procurement Appeals

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organisaties

8.1. ORG-0001

Officiële naam: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Registratienummer: 04056981

Postadres: Dame Gruev No. 14

Stad: Skopje

Postcode: 1000

Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)

Land: Noord-Macedonië

Contactpunt: Georgi Barsov

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Telefoon: 075 254700

Internetadres: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1. ORG-0002

Officiële naam: State Commission for Public Procurement Appeals

Registratienummer: 1013885

Postadres: Dame Gruev 3

Stad: Skopje
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Скопски (MK008)
Land: Noord-Macedonië
Contactpunt: State Commission for Public Procurement Appeals
E-mail: contact@dkzjn.mk
Telefoon: +38923128587
Internetadres: <https://dkzjn.mk>

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1. ORG-0000

Officiële naam: Publications Office of the European Union
Registratienummer: PUBL
Stad: Luxembourg
Postcode: 2417
Onderverdeling land (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefoon: +352 29291
Internetadres: <https://op.europa.eu>
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Subtype aankondiging: 16
Verzenddatum van de aankondiging: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) West-Europese tijd, GMT
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Engels
Publicatienummer aankondiging: 486138-2026
Nummer uitgave PB S: 133/2026
Datum van bekendmaking: 14/07/2026