

486138-2026 - Procedura konkurencyjna

Macedonia Północna – Różne części zapasowe – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję administracji centralnej

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Opis: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Identyfikator procedury: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Wewnętrzny identyfikator: 12334/2026

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Štip branch.

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 11
Warunki zamówienia:
Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 11

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Opis: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Wewnętrzny identyfikator: Lot 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje
Kod pocztowy: 1000
Podział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola

Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola

Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 6

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0007

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 7

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje
Kod pocztowy: 1000
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0008

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 8

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola

Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0009

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 9

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje
Kod pocztowy: 1000
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip
Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles
Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola
Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec
Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)
Kraj: Macedonia Północna
Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0010

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Wewnętrzny identyfikator: Lot 10

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola

Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Część zamówienia: LOT-0011

Tytuł: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)
Wewnętrzny identyfikator: Lot 11

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34913000 Różne części zapasowe

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Štip

Podpodział krajowy (NUTS): Источен (MK002)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Štip branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Veles

Podpodział krajowy (NUTS): Вардарски (MK001)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Veles branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Bitola

Podpodział krajowy (NUTS): Пелагониски (MK005)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Bitola branch.

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Petrovec

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Informacje dodatkowe: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 12 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Termin występowania z wnioskiem o dodatkowe informacje: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Adres dokumentów zamówienia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: macedoński

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Fakturowanie elektroniczne: Niedozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: nie

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Umowa ramowa, bez ponownego poddania zamówienia procedurze konkurencyjnej

Maksymalna liczba uczestników: 1

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacje o terminach odwołania: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Numer rejestracyjny: 04056981

Adres pocztowy: Dame Gruev No. 14

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Punkt kontaktowy: Georgi Barsov

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Telefon: 075 254700

Adres strony internetowej: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: State Commission for Public Procurement Appeals

Numer rejestracyjny: 1013885

Adres pocztowy: Dame Gruev 3

Miejscowość: Skopje

Kod pocztowy: 1000

Podpodział krajowy (NUTS): Скопски (MK008)

Kraj: Macedonia Północna

Punkt kontaktowy: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail: contact@dkzjn.mk

Telefon: +38923128587

Adres strony internetowej: <https://dkzjn.mk>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: angielski

Numer publikacji ogłoszenia: 486138-2026

Numer wydania Dz.U. S: 133/2026

Data publikacji: 14/07/2026