

447288-2026 - Concurso

Macedónia do Norte – Saibro, areia, brita e agregados – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Fornecimentos

1. Adquirente

1.1. Adquirente

Nome oficial: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Correio eletrónico: ruska@makedonijapat.com.mk

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público, controlado por uma autoridade da administração central

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

2. Procedimento

2.1. Procedimento

Título: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Descrição: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Identificador do procedimento: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Identificador interno: 11564/2026

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

Classificação adicional (cpv): 14212300 Pedra britada e triturada

2.1.2. Local de execução

Cidade: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisão do país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Informações gerais

Base jurídica:

Diretiva 2014/24/UE

2.1.5. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 6

Condições do contrato:

Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um contrato: 6

2.1.6. Motivos de exclusão

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0001

Título: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Descrição: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identificador interno: Lot 1

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Veles

Código postal: 1400

Subdivisão do país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais**Participação reservada:**

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação**Critério:**

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: macedónio

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lote: LOT-0002

Título: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Descrição: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identificador interno: Lot 2

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Shtip

Código postal: 2000

Subdivisão do país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: macedónio

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lote: LOT-0003

Título: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Descrição: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Identificador interno: Lot 3

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Skopje

Código postal: 1000

Subdivisão do país (NUTS): Скопски (MK008)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: macedónio

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals
Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lote: LOT-0004

Título: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles
Descrição: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identificador interno: Lot 4

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Veles

Código postal: 1400

Subdivisão do país (NUTS): Вардарски (MK001)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação:
macedónio

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido:
Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lote: LOT-0005

Título: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Descrição: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identificador interno: Lot 5

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Shtip

Código postal: 2000

Subdivisão do país (NUTS): Источен (MK002)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: macedónio

Catálogo eletrónico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrónica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: não

Será utilizado o pagamento eletrónico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lote: LOT-0006

Título: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Descrição: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Identificador interno: Lot 6

5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Fornecimentos

Classificação principal (cpv): 14210000 Saibro, areia, brita e agregados

5.1.2. Local de execução

Cidade: Bitola

Código postal: 7000

Subdivisão do país (NUTS): Пелагониски (MK005)

País: Macedónia do Norte

Informações adicionais: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Duração estimada

Duração: 12 Meses

5.1.6. Informações gerais

Participação reservada:

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública não financiado por fundos da UE

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de seleção

Fontes dos critérios de seleção: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicação

Critério:

Tipo: Preço

Nome: Price

Descrição: Lowest price.

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (percentagem, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 100

5.1.11. Documentos do concurso

Prazo para solicitar informações adicionais: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Endereço dos documentos do concurso: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condições do concurso

Condições de apresentação:

Apresentação por via eletrônica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: macedónio

Catálogo eletrônico: Não autorizado

Variantes: Não autorizado

Prazo para a receção das propostas: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

Informações sobre a abertura pública:

Data de abertura: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Condições do contrato:

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Condições relacionadas com a execução do contrato: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Faturação eletrônica: Não autorizado

Serão utilizadas encomendas eletrônicas: não

Será utilizado o pagamento eletrônico: não

5.1.15. Técnicas

Acordo-quadro:

Acordo-quadro, sem reabertura de concurso

Número máximo de participantes: 1

Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Informações sobre os prazos de recurso: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: State Commission for Public Procurement Appeals

Organização que recebe pedidos de participação: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizações

8.1. ORG-0001

Nome oficial: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje
Número de registo: 04056981
Endereço postal: Dame Gruev 14
Cidade: Skopje
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedónia do Norte
Ponto de contacto: Ruska Hadzimitrova
Correio eletrónico: ruska@makedonijapat.com.mk
Telefone: +38975282002
Endereço Internet: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Funções desta organização:

Adquirente

Organização que recebe pedidos de participação

8.1. ORG-0002

Nome oficial: State Commission for Public Procurement Appeals
Número de registo: 1013885
Endereço postal: Dame Gruev 3
Cidade: Skopje
Código postal: 1000
Subdivisão do país (NUTS): Скопски (MK008)
País: Macedónia do Norte
Ponto de contacto: State Commission for Public Procurement Appeals
Correio eletrónico: contact@dkzjn.mk
Telefone: +38923128587
Endereço Internet: <https://dkzjn.mk>

Funções desta organização:

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

8.1. ORG-0000

Nome oficial: Publications Office of the European Union
Número de registo: PUBL
Cidade: Luxembourg
Código postal: 2417
Subdivisão do país (NUTS): Luxembourg (LU000)
País: Luxemburgo
Correio eletrónico: ted@publications.europa.eu
Telefone: +352 29291
Endereço Internet: <https://op.europa.eu>

Funções desta organização:

TED eSender

Informações sobre o anúncio

Identificador/versão do anúncio: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01
Tipo de formulário: Concurso
Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: inglês

Número de publicação do anúncio: 447288-2026

N.º de edição do JO S: 123/2026

Data de publicação: 30/06/2026