

447288-2026 - Procedură concurențială

Macedonia de Nord – Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin
OJ S 123/2026 30/06/2026

Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Produse

1. Cumpărător

1.1. Cumpărător

Denumire oficială: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

E-mail: ruska@makedonijapat.com.mk

Forma juridică a achizitorului: Organism de drept public, controlat de o autoritate guvernamentală centrală

Activitatea autorității contractante: Servicii publice generale

2. Procedură

2.1. Procedură

Titlu: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Descriere: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Identificatorul procedurii: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Identificator intern: 11564/2026

Tip de procedură: Deschisă

Procedura este accelerată: nu

2.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

Clasificare suplimentară (cpv): 14212300 Piatră de carieră și concasată

2.1.2. Locul de executare

Localitate: Skopje

Cod poștal: 1000

Subdiviziunea țării (NUTS): Скопски (MK008)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Informații generale

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

2.1.5. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Numărul maxim de loturi pentru care un ofertant poate depune oferte: 6

Clauzele contractuale:

Numărul maxim de loturi pentru care se pot atribui contracte unui singur ofertant: 6

2.1.6. Motive de excludere

Sursele motivelor de excludere: Document de achiziție

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Titlu: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Descriere: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identificator intern: Lot 1

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Veles

Cod poștal: 1400

Subdiviziunea țării (NUTS): Вардарски (MK001)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale**Participare rezervată:**

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire**Criteriu:**

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice**Acord-cadru:**

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizația care primește cererile de participare: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0002

Titlu: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Descriere: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identificator intern: Lot 2

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Shtip

Cod poștal: 2000

Subdiviziunea țării (NUTS): Источен (MK002)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu
Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizația care primește cererile de participare: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0003

Titlu: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Descriere: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Identificator intern: Lot 3

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Skopje

Cod poștal: 1000

Subdiviziunea țării (NUTS): Скопски (MK008)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizația care primește cererile de participare: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0004

Titlu: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Descriere: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Identificator intern: Lot 4

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Veles

Cod poștal: 1400

Subdiviziunea țării (NUTS): Вардарски (MK001)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu
Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizația care primește cererile de participare: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Lot: LOT-0005

Titlu: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Descriere: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Identificator intern: Lot 5

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Shtip

Cod poștal: 2000

Subdiviziunea țării (NUTS): Источен (MK002)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu

Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

5.1. Lot: LOT-0006

Titlu: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Descriere: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Identificator intern: Lot 6

5.1.1. Scop

Natura contractului: Produse

Clasificarea principală (cpv): 14210000 Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

5.1.2. Locul de executare

Localitate: Bitola

Cod poștal: 7000

Subdiviziunea țării (NUTS): Пелагониски (МК005)

Țara: Macedonia de Nord

Informații suplimentare: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Durata estimată

Durată: 12 Luni

5.1.6. Informații generale

Participare rezervată:

Participarea nu este rezervată.

Proiect de achiziții publice nefinanțat din fonduri UE

Achiziția face obiectul Acordului privind achizițiile publice (AAP): da

5.1.9. Criterii de selecție

Sursele criteriilor de selecție: Document de achiziție

5.1.10. Criterii de atribuire

Criteriu:

Tip: Preț

Denumire: Price

Descriere: Lowest price.

Categorie a criteriului de atribuire greutate: Ponderare (procentaj, valoare exactă)

Număr legat de criteriul de atribuire: 100

5.1.11. Documentele achiziției

Termenul-limită pentru solicitarea de informații suplimentare: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Unde se găsesc documentele achiziției: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Condițiile achiziției publice

Condiții de depunere:

Depunere electronică: Obligatorie

Adresa de depunere: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: macedoneană

Catalog electronic: Nu este permisă

Variante: Nu este permisă

Termenul-limită pentru primirea ofertelor: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Durata în care oferta trebuie să rămână valabilă: 90 Zile

Informații privind deschiderea publică:

Data deschiderii: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) ora Europei de Est, ora de vară a Europei Centrale

Clauzele contractuale:

Executarea contractului trebuie efectuată în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu
Condiții privind executarea contractului: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Facturare electronică: Nu este permisă

Se va utiliza comanda electronică: nu

Se va utiliza plata electronică: nu

5.1.15. Aspecte tehnice

Acord-cadru:

Acord-cadru, fără reluarea procedurii concurențiale

Numărul maxim de participanți: 1

Informații despre sistemul dinamic de achiziții:

Nu există un sistem dinamic de achiziție

5.1.16. Informații suplimentare, mediere și căi de atac

Organizația responsabilă cu căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals
Informații privind termenele-limită pentru reexaminare: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizația care primește cererile de participare: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizații

8.1. ORG-0001

Denumire oficială: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Număr de înregistrare: 04056981

Adresă poștală: Dame Gruev 14

Localitate: Skopje

Cod poștal: 1000

Subdiviziunea țării (NUTS): Скопски (MK008)

Țara: Macedonia de Nord

Punct de contact: Ruska Hadzimitrova

E-mail: ruska@makedonijapat.com.mk

Telefon: +38975282002

Adresa de internet: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Rolurile acestei organizații:

Cumpărător

Organizația care primește cererile de participare

8.1. ORG-0002

Denumire oficială: State Commission for Public Procurement Appeals

Număr de înregistrare: 1013885

Adresă poștală: Dame Gruev 3

Localitate: Skopje

Cod poștal: 1000

Subdiviziunea țării (NUTS): Скопски (MK008)

Țara: Macedonia de Nord

Punct de contact: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail: contact@dkzjn.mk

Telefon: +38923128587

Adresa de internet: <https://dkzjn.mk>

Rolurile acestei organizații:

Organizația responsabilă cu căile de atac

Organizația care furnizează mai multe informații cu privire la căile de atac

8.1. ORG-0000

Denumire oficială: Publications Office of the European Union

Număr de înregistrare: PUBL

Localitate: Luxembourg

Cod poștal: 2417

Subdiviziunea țării (NUTS): Luxembourg (LU000)

Țara: Luxemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adresa de internet: <https://op.europa.eu>

Rolurile acestei organizații:

TED eSender

Informații privind anunțul

Identificatorul versiunea anunțului: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01

Tip de formular: Procedură concurențială

Tip de anunț: Anunț de participare sau de concesiune - regim standard

Subtipul anunțului: 16

Data notificării expedierii: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) ora Europei Occidentale, GMT

Limbile în care acest anunț este disponibil oficial: engleză

Numărul de publicare al anunțului: 447288-2026

Numărul ediției JO S: 123/2026

Data publicării: 30/06/2026