

486138-2026 - Súťaž

Severné Macedónsko – Rôzne náhradné diely – Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

OJ S 133/2026 14/07/2026

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii – štandardný režim
Tovary

1. Kupujúci

1.1. Kupujúci

Úradný názov: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia pod kontrolou orgánu ústrednej štátnej správy

Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby

2. Postup

2.1. Postup

Názov: Supply of spare parts and repair of heavy goods vehicles

Opis: Supply of spare parts, repairs and overhauls for heavy goods vehicles and special vehicles, divided into 11 lots, under a 12-month framework agreement with one economic operator per lot.

Identifikátor postupu: f330cb51-4dfc-4eea-9b15-bc498853eaff

Interný identifikátor: 12334/2026

Druh postupu: Verejná súťaž

Postup je zrýchlený: nie

2.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSC: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Veles branch.

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Bitola branch.

2.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

2.1.4. Všeobecné informácie

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

2.1.5. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:
Maximálny počet častí, za ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuky: 11
Podmienky zmluvy:
Maximálny počet častí, za ktoré môžu byť zmluvy zadane jednému uchádzačovi: 11

2.1.6. Dôvody na vylúčenie

Zdroje dôvodov na vylúčenie: Súťažný podklad

5. Časť

5.1. Časť: LOT-0001

Názov: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Opis: Spare parts, repair and overhaul for MERCEDES (heavy goods and special vehicles)
Interný identifikátor: Lot 1

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary
Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje
PSČ: 1000
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0002

Názov: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for FAP (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 2

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.
Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ
Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otvorení ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0003

Názov: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for NISSAN (heavy goods vehicles and road tanker)

Interný identifikátor: Lot 3

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otvorení ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0004

Názov: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for TAM (heavy goods vehicles and buses)

Interný identifikátor: Lot 4

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSC: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otvorení ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0005

Názov: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for VOLVO (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 5

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nížšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0006

Názov: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for MAN (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 6

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiace

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0007

Názov: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for DAF (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 7

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje
PSČ: 1000
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec
Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)
Krajina: Severné Macedónsko
Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0008

Názov: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for FIAT DUCATO (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 8

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0009

Názov: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for IVECO (heavy goods vehicles and minibus)

Interný identifikátor: Lot 9

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely
Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiace

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)
východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0010

Názov: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for SCANIA (heavy goods vehicles)

Interný identifikátor: Lot 10

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otvorení ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

5.1. Časť: LOT-0011

Názov: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)

Opis: Spare parts, repair and overhaul for RENAULT (heavy goods vehicles)
Interný identifikátor: Lot 11

5.1.1. Účel

Druh zmluvy: Tovary

Hlavná klasifikácia (cpv): 34913000 Rôzne náhradné diely

Doplňujúca klasifikácia (cpv): 50000000 Opravárske a údržbárske služby

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Mechanisation branch, Skopje.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Štip

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Источен (MK002)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Štip branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Veles

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Вардарски (MK001)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Veles branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Bitola

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Пелагониски (MK005)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Bitola branch.

5.1.2. Miesto plnenia

Mesto: Petrovec

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Doplňujúce informácie: Avtopat branch, Petrovec.

5.1.3. Predpokladané trvanie

Trvanie: 12 Mesiac

5.1.6. Všeobecné informácie

Vyhradená účasť:

Účasť nie je vyhradená.

Projekt verejného obstarávania nie je financovaný z prostriedkov EÚ

Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

5.1.9. Kritériá výberu

Zdroje výberových kritérií: Súťažný podklad

5.1.10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium:

Typ: Cena

Názov: Price

Opis: Lowest total tender price for the lot.

Kategória kritéria na vyhodnotenie ponúk hmotnosť: Váha (percentá, presne)

Číslo kritéria na vyhodnotenie ponúk: 100

5.1.11. Súťažné podklady

Lehota na vyžiadanie doplňujúcich informácií: 16/08/2026 15:30:00 (UTC+02:00)

východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Adresa súťažných podkladov: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

5.1.12. Podmienky verejného obstarávania

Podmienky predkladania:

Elektronické predkladanie: Povinná

Adresa na predkladanie: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/80c3e6fd-c4b8-4336-a2d8-e6e897f8715a/1>

Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť: macedónčina

Elektronický katalóg: Nie je povolená

Varianty: Nie je povolená

Lehota na prijímanie ponúk: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Doba, počas ktorej musí ponuka zostať platná: 90 Dni

Informácie o verejnom otváraní ponúk:

Dátum otvorenia: 24/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoeurópsky čas, stredoeurópsky letný čas

Podmienky zmluvy:

Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk: Nie

Podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value. No advance payment is provided.

Elektronická fakturácia: Nie je povolená

Bude sa využívať elektronické objednávanie: nie

Bude sa využívať elektronická platba: nie

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda, bez opätovného vyhlásenia súťaže

Maximálny počet účastníkov: 1

Informácie o dynamickom nákupnom systéme:

Žiadny dynamický nákupný systém

5.1.16. Ďalšie informácie, mediácia a preskúmanie

Organizácia pre preskúmanie: State Commission for Public Procurement Appeals

Informácie o lehotách na preskúmanie: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

8. Organizácie

8.1. ORG-0001

Úradný názov: Public Enterprise for State Roads Maintenance and Protection - Skopje

Registračné číslo: 04056981

Poštová adresa: Dame Gruev No. 14

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Kontaktné miesto: Georgi Barsov

E-mail: gbarsov@yahoo.com

Telefón: 075 254700

Internetová adresa: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Roly tejto organizácie:

Kupujúci

Organizácia prijímajúca žiadosti o účasť

8.1. ORG-0002

Úradný názov: State Commission for Public Procurement Appeals

Registračné číslo: 1013885

Poštová adresa: Dame Gruev 3

Mesto: Skopje

PSČ: 1000

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Скопски (MK008)

Krajina: Severné Macedónsko

Kontaktné miesto: State Commission for Public Procurement Appeals

E-mail: contact@dkzjn.mk

Telefón: +38923128587

Internetová adresa: <https://dkzjn.mk>

Roly tejto organizácie:

Organizácia pre preskúmanie

Organizácia poskytujúca ďalšie informácie o postupy preskúmania

8.1. ORG-0000

Úradný názov: Publications Office of the European Union

Registračné číslo: PUBL

Mesto: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižšia územná jednotka krajiny (NUTS): Luxembourg (LU000)

Krajina: Luxembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefón: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Roly tejto organizácie:

TED eSender

Informácie o oznámení

Identifikátor/verzia oznámenia: 80c19de0-03ec-4f77-8e8a-ecccc67c0f40 - 01

Typ formulára: Súťaž

Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
– štandardný režim

Podtyp oznámenia: 16

Dátum odoslania oznámenia: 12/07/2026 22:00:26 (UTC+00:00) západoeurópsky čas, GMT

Jazyky, v ktorých je toto oznámenie oficiálne k dispozícii: angličtina

Číslo uverejnenia oznámenia: 486138-2026

Číslo vydania série S úradného vestníka: 133/2026

Dátum uverejnenia: 14/07/2026