

447288-2026 - Javni razpis

Severna Makedonija – Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati – Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

OJ S 123/2026 30/06/2026

Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Blago

1. Kupec

1.1. Kupec

Uradno ime: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

E-naslov: ruska@makedonijapat.com.mk

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava, ki jo obvladuje osrednji državni organ

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1. Postopek

Naslov: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Opis: Procurement of supplies - stone aggregate and stone flour for the production of asphalt mixtures of limestone origin

Identifikator postopka: 424789d2-e292-48b2-b31b-1c6851b12d3f

Notranji identifikator: 11564/2026

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

Dodatna klasifikacija (cpv): 14212300 Lomljen in drobljen kamen

2.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Skopje

Poštna številka: 1000

Podregija države (NUTS): Скопски (MK008)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Asphalt bases in Lepenec, Veles, Shtip and Bitola, Republic of North Macedonia.

2.1.4. Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.5. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 6

Pogoji javnega naročila:

Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 6

2.1.6. Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5. Sklop

5.1. Sklop: LOT-0001

Naslov: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Opis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Notranji identifikator: Lot 1

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Veles

Poštna številka: 1400

Podregija države (NUTS): Вардарски (MK001)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Sklop: LOT-0002

Naslov: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Opis: Stone aggregate of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Notranji identifikator: Lot 2

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Shtip

Poštna številka: 2000

Podregija države (NUTS): Источен (MK002)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Sklop: LOT-0003

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Lepenec

Notranji identifikator: Lot 3

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Skopje

Poštna številka: 1000

Podregija države (NUTS): Скопски (MK008)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Lepenec asphalt base, Skopje, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Sklop: LOT-0004

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Veles

Notranji identifikator: Lot 4

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Veles

Poštna številka: 1400

Podregija države (NUTS): Вардарски (MK001)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Veles asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Sklop: LOT-0005

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Stip

Notranji identifikator: Lot 5

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Shtip

Poštna številka: 2000

Podregija države (NUTS): Источен (MK002)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Shtip asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila**Pogoji za predložitev:**

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitene zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljen bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljen bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike**Okvirni sporazum:**

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

5.1. Sklop: LOT-0006

Naslov: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola

Opis: Stone flour of limestone origin for production of asphalt mixtures for Asphalt Base Bitola
Notranji identifikator: Lot 6

5.1.1. Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati

5.1.2. Kraj izvajanja

Mesto: Bitola

Poštna številka: 7000

Podregija države (NUTS): Пелагониски (MK005)

Država: Severna Makedonija

Dodatne informacije: Bitola asphalt base, Republic of North Macedonia.

5.1.3. Predvideno trajanje

Trajanje: 12 Meseci

5.1.6. Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

5.1.9. Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Price

Opis: Lowest price.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)

Številka v merilu za oddajo: 100

5.1.11. Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 28/07/2026 15:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

5.1.12. Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: <https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/07765349-6097-43f5-bcd3-0f4d456200e1/1>

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: makedonščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 05/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: No bid guarantee is required. A declaration of seriousness is required. The selected tenderer shall provide a performance guarantee amounting to 5.00% of the public procurement contract value.

Elektronsko izdajanje računov: Ni dovoljeno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence

Največje število udeležencev: 1

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16. Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: State Commission for Public Procurement Appeals

Informacije o rokih za revizijo: Review requests may be submitted in accordance with the Law on Public Procurement of the Republic of North Macedonia.

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: State Commission for Public Procurement Appeals

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Uradno ime: Public Enterprise for Maintenance and Protection of Main and Regional Roads - Skopje

Registrska številka: 04056981

Poštni naslov: Dame Gruev 14

Mesto: Skopje

Poštna številka: 1000

Podregija države (NUTS): Скопски (MK008)

Država: Severna Makedonija

Kontaktna točka: Ruska Hadzimitrova

E-naslov: ruska@makedonijapat.com.mk

Tel.: +38975282002

Spletni naslov: <https://www.makedonijapat.com.mk/>

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1. ORG-0002

Uradno ime: State Commission for Public Procurement Appeals
Registrska številka: 1013885
Poštni naslov: Dame Gruev 3
Mesto: Skopje
Poštna številka: 1000
Podregija države (NUTS): Скопски (MK008)
Država: Severna Makedonija
Kontaktna točka: State Commission for Public Procurement Appeals
E-naslov: contact@dkzjn.mk
Tel.: +38923128587
Spletni naslov: <https://dkzjn.mk>

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1. ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union
Registrska številka: PUBL
Mesto: Luxembourg
Poštna številka: 2417
Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)
Država: Luksemburg
E-naslov: ted@publications.europa.eu
Tel.: +352 29291
Spletni naslov: <https://op.europa.eu>

Vloge te organizacije:

TED eSender

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 1fe5d68f-d1e6-4508-8d2f-db2d6603473c - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 29/06/2026 13:15:00 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: angleščina
Številka objave obvestila: 447288-2026
Številka izdaje UL S: 123/2026
Datum objave: 30/06/2026